
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

AFYONKARAHİSAR DAZKIRI DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme 15 15 47 1148

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 14,8 16,1 10,77 8,0 7,2 6,22 7,6 6,0 6,11 3,2 5,3 1,92 33,6 34,5 25,02 189,040

Okul Ortalaması 17,7 10,6 15,02 9,3 4,1 8,23 4,5 2,2 3,95 3,8 1,8 3,38 35,3 18,8 30,58 192,200

KATILIMLAR

1 0 ÜMİT YALÇIN   23 14 19,50 16 3 15,25 24 7 22,25 15 5 13,75 78 29 70,75 338,100 1 1 1 1 26

2 0 ZÜHRE ÖZSOY   31 6 29,50 12 4 11,00 2 5 0,75 45 15 41,25 230,446 2 2 2 2 247

3 0 KEVSER DEMİRSOY   28 7 26,25 12 3 11,25 3 0 3,00 43 10 40,50 229,679 3 3 3 3 250

4 0 AYBEN AYBAR   30 4 29,00 12 4 11,00 1 1 0,75 43 9 40,75 228,961 4 4 4 4 252

5 0 AYDAN TEKER   19 14 15,50 9 3 8,25 14 5 12,75 2 0 2,00 44 22 38,50 227,992 5 5 5 5 255

6 0 GÖKTUĞ ŞENBUCAK   27 10 24,50 13 7 11,25 2 1 1,75 2 1 1,75 44 19 39,25 225,858 6 6 6 6 261

7 0 SUDENAZ YANIK   15 9 12,75 6 3 5,25 4 4 3,00 3 2 2,50 28 18 23,50 175,972 7 7 7 13 565

8 0 MUHAMMET DELİ   6 2 5,50 11 4 10,00 3 2 2,50 20 8 18,00 161,701 8 8 8 17 659

9 0 H.NİSA BADAM   15 4 14,00 5 2 4,50 1 0 1,00 21 6 19,50 161,560 9 9 9 18 662

10 0 ÖZLEM DÜZEN   14 18 9,50 7 7 5,25 3 0 3,00 24 25 17,75 158,019 10 10 10 20 690

11 0 SUDE KESKİN   13 18 8,50 8 6 6,50 2 2 1,50 1 0 1,00 24 26 17,50 157,613 11 11 11 21 692

12 0 HİLAL ATMACA   15 20 10,00 7 4 6,00 2 3 1,25 24 27 17,25 156,039 12 12 12 23 699

13 0 ESRA BAYAZİT   15 11 12,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 19 15 15,25 147,368 13 13 13 26 733

14 0 TAHSİN DEMİR   9 19 4,25 11 7 9,25 0 3 -0,75 20 29 12,75 143,900 14 14 14 30 749

15 0 DÖNDÜ NUR EFE   5 3 4,25 6 2 5,50 2 0 2,00 13 5 11,75 139,790 15 15 15 34 768
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SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBEN AYBAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,961 189,040 4 4 4 4 252

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 0 2,00 40 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 1 1 0,75 3 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 43 9 40,75 34 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AbCD   CBEBBD dDACE AbBED BACDBEDCAEEbEC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal e dAE  D DEAdDCCDAeB

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik      e                      B           

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 4 75

Türkçe 40 30 4 75

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Paragraf (Genel) 17 15 1 88

Cümle Türleri 1 0 0 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih 5 2 2 40

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 0 40

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 1 0 100

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 1 0 100

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik 30 1 1 3

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDAN TEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,992 189,040 5 5 5 5 255

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 0 2,00 40 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 13 4 12,00 40 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 3,95 3,95 6,11

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 44 22 38,50 32 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe Abdb  DCBEaB  deACbeAb EDcaAeDBEDeAbE  C

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal B  A  bD a AdDCC A B

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik c BDaCBabB D  A A  D C  C C B B   e     

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC

TYT Fen     C   B           

Cevap Anahtarı B ACBECBDEBDCADABADDAC
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 14 48

Türkçe 40 19 14 48

Sözcükte Anlam (Genel) 4 1 3 25

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Paragraf (Genel) 17 10 6 59

Cümle Türleri 1 0 1 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 1 50

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih 5 2 0 40

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya 5 1 2 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 0 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 14 5 35

Matematik 30 13 4 43

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 1 2 33

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Basit Eşitsizlik 1 0 1 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 1 0 100

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 1 0 100

Olasılık 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 1 1 10

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 1 0 100

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 1 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 1 0 14

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Dalgalar 1 1 0 100

Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 0 0 0

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 1 0 100

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre 1 0 0 0

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0

Kalıtımın Genel Esasları 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖNDÜ NUR EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,790 189,040 15 15 15 34 768

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 3 4,25 11 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 0 2,00 40 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 2 0 2,00 7 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 13 5 11,75 10 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe   d    C       B  C  C     a B    a     

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal A   EDb D A    a  A 

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik  B      D                               

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 5 3 13

Türkçe 40 5 3 13

Cümlede Anlam (Genel) 3 0 0 0

Sözcükte Anlam (Genel) 4 0 1 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 3 1 18

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih 5 2 0 40

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 0 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 1 40

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 0 0

Din ve Din Felsefesi 1 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik 30 2 0 7

Sayılar 2 1 0 50

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BAYAZİT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,368 189,040 13 13 13 26 733

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 0 2,00 40 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 1 1 0,75 15 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 0 1 -0,25 -1 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 19 15 15,25 13 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe  DCdAEd c      d aCABCcD AebEBbCdDbA    

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal A   ED  e  cb   B   

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik                             a           

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 11 38

Türkçe 40 15 11 38

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 1 33

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Fiilimsiler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 10 6 59

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 1 17

TYT Sosyal 20 4 3 20

Tarih 5 2 0 40

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 0 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 1 20

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 0 1 0

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 0 0 0

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 1 0

Din ve Din Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 0 0 0

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik 30 0 1 0

Sayılar 2 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ŞENBUCAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,858 189,040 6 6 6 6 261

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 3 2 2,50 50 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 2 1 1,75 6 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,95 3,95 6,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 44 19 39,25 33 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AECD EDCBEBdD dcACc ACccDEBbCDBdDbAEEDaC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal BdAAEabDADcAdDbCeACB

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik E   Dd                                  

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC

TYT Fen        E   e   A    

Cevap Anahtarı B ACBECBDEBDCADABADDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 10 68

Türkçe 40 27 10 68

Sözcükte Anlam (Genel) 4 4 0 100

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 1 1 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Paragraf (Genel) 17 11 6 65

Cümle Türleri 1 0 0 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 5 1 83

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih 5 4 1 80

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 1 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 2 60

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 1 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 1 0 100

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 1 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 1 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik 30 2 1 7

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 1 0 33

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 1 0 100

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Hücre 1 0 0 0

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100

Kalıtımın Genel Esasları 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
H.NİSA BADAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,560 189,040 9 9 9 18 662

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 0 2,00 40 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 1 0 1,00 20 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 1 0 1,00 3 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 21 6 19,50 16 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AdCD  D BEBBD a   E      E  CDe DdA     

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal    AE  D       C Aea

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik   B                                     

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 4 38

Türkçe 40 15 4 38

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Paragraf (Genel) 17 5 2 29

Cümle Türleri 1 0 0 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 0 17

TYT Sosyal 20 5 2 25

Tarih 5 2 0 40

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 0 20

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 0 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 0 0 0

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Din ve Din Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik 30 1 0 3

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ATMACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,039 189,040 12 12 12 23 699

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 1 2 0,50 10 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 2 3 1,25 4 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 24 27 17,25 14 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe  adabEBC a CecaB bedBbcDEAB EBDedDdeeEda

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal e  cEDa D A CD  a A 

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik DBab            a                       

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 20 38

Türkçe 40 15 20 38

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcükte Anlam (Genel) 4 0 4 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 1 1 50

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 9 7 53

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 1 5 17

TYT Sosyal 20 7 4 35

Tarih 5 1 2 20

İlk Türk Devletleri 1 0 1 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 1 40

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 0 0

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 3 5

Matematik 30 2 3 7

Sayılar 2 2 0 100

Tek - Çift Sayılar 1 0 1 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 1 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER DEMİRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,679 189,040 3 3 3 3 250

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 0 2,00 40 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 3 0 3,00 10 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 43 10 40,50 34 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AdCDB DCB BBDeCDAC DAeBdDEBbCDBcaCAE  EC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal BCcAE  D D AcDCCcA B

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik E B              B                      

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 7 70

Türkçe 40 28 7 70

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Paragraf (Genel) 17 11 5 65

Cümle Türleri 1 1 0 100

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 4 0 67

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih 5 4 1 80

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 1 0 100

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 0 40

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 0 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 0 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 1 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik 30 3 0 10

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 1 0 33

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Olasılık 1 1 0 100

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET DELİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,701 189,040 8 8 8 17 659

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 2 5,50 14 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 3 1 2,75 55 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 3 2 2,50 8 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 20 8 18,00 15 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe  DCdA B      a B  C                     

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal Ad BEDa D AEbDBCc A 

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik DB c         Ad                         

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 6 2 15

Türkçe 40 6 2 15

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 0 33

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Fiilimsiler 1 0 0 0

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Sözcük Türleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 1 0 6

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih 5 3 1 60

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 1 40

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 1 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik 30 3 2 10

Sayılar 2 2 0 100

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 1 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 1 0 100

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM DÜZEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,019 189,040 10 10 10 20 690

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 1 3 0,25 5 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 3 0 3,00 10 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 24 25 17,75 15 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe  D dAEBCb b cca   CAcdADdbaEEdbbbDEAeab 

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal c ecEDe D AbCbdCB   

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik       CDD                               

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 18 35

Türkçe 40 14 18 35

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcükte Anlam (Genel) 4 2 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Sözcük Türleri 2 0 1 0

Yazım Kuralları 2 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 7 9 41

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 3 33

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih 5 1 3 20

İlk Türk Devletleri 1 0 1 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 1 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 1 40

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 1 0

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 0 0 0

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik 30 3 0 10

Sayılar 2 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 1 0 100

Bölme - Bölünebilme 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,613 189,040 11 11 11 21 692

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 3 1,25 25 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 1 1,75 35 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 2 2 1,50 5 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,95 3,95 6,11

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 24 26 17,50 15 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe   CbAEBCDbcddeB  Ee dbAD   cdBaddbcc ECd

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal AdCcdDa D AcCDdC    

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik    Eb e                  C              

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı A BCADBCEACDBEADABCADD
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 18 33

Türkçe 40 13 18 33

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcükte Anlam (Genel) 4 2 1 50

Fiilimsiler 1 1 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Ses Bilgisi 1 0 0 0

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 4 9 24

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 2 3 33

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih 5 2 3 40

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 1 0 100

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya 5 2 1 40

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 1 0

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 0 0 0

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 2 5

Matematik 30 2 2 7

Sayılar 2 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 1 1 33

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 0 0

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0

Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Kalıtımın Genel Esasları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YANIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,972 189,040 7 7 7 13 565

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 1 0 1,00 20 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 1 2 0,50 10 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 4 3 3,25 11 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 3,95 3,95 6,11

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 28 18 23,50 20 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe   CdAE eDEbC DBB  C BC   A b eDebDac    

Cevap Anahtarı A BDCEAEBCDEDCADBBDECABCADEABEEBDCCDEADECE

TYT Sosyal     EDe c AEC cC    

Cevap Anahtarı A AACBEDCEDAAECDBCBCAD

TYT Matematik    ba    A            C  C d B    b     

Cevap Anahtarı A DBDEDBCDDABEEABBDABACECADCDCBBDBBDDDCBEC

TYT Fen B      A   d  A   c 

Cevap Anahtarı A BCADBCEACDBEADABCADD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

Cümlede Anlam (Genel) 3 1 0 33

Sözcükte Anlam (Genel) 4 2 1 50

Fiilimsiler 1 0 1 0

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Sözcük Türleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Noktalama İşaretleri 2 1 0 50

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Cümle Türleri 1 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 6 4 35

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 0 2 0

TYT Sosyal 20 6 3 30

Tarih 5 1 0 20

İlk Türk Devletleri 1 0 0 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 0 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 0 0

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 1 2 20

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 0 1 0

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 0 0 0

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 0 0 0

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik 30 4 3 13

Sayılar 2 0 0 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 2 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 0 0

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 1 0 50

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 1 0 50

Oran - Orantı 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 1 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 1 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 0 14

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 1 0 100

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 0 0

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 0 1 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100

Hücre 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0

Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Kalıtımın Genel Esasları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHSİN DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,900 189,040 14 14 14 30 749

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 19 4,25 11 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 3 1,25 25 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 2 2 1,50 30 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,23 8,23 6,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 20 29 12,75 11 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AdCcdE    eabba  aE  bcdab  b B DdAcaaEC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal ebdAE bDcDcAdDCC ACB

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Fen   d    d   b        

Cevap Anahtarı B ACBECBDEBDCADABADDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 9 19 23

Türkçe 40 9 19 23

Sözcükte Anlam (Genel) 4 2 2 50

Cümlede Anlam (Genel) 3 0 1 0

Sözcük Türleri 2 1 0 50

Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0

Fiilimsiler 1 0 0 0

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 0 2 0

Yazım Kuralları 2 0 2 0

Paragraf (Genel) 17 3 8 18

Cümle Türleri 1 0 0 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 11 7 55

Tarih 5 2 3 40

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 1 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 2 2 40

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 1 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 0 1 0

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 1 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 0 0 0

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 1 0 100

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Isı Sıcaklık Genleşme 1 0 0 0

Madde ve Özkütle 1 0 0 0

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 0 1 0

Küresel Aynalar 1 0 0 0

Dalgalar 1 0 0 0

Enerji Dönüşümleri 1 0 0 0

Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 0 1 0

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 0 0 0

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 0 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 0 0 0

Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Hücre 1 0 0 0

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 0 0 0

Kalıtımın Genel Esasları 1 0 0 0

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0

Hücre Bölünmeleri 1 0 0 0

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMİT YALÇIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
338,100 189,040 1 1 1 1 26

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 4 1 3,75 75 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 3 1 2,75 55 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 23 6 21,50 72 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 3,95 3,95 6,11

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,04 1,04 0,65

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,08 1,08 0,70

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,25 1,25 0,56

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 3,38 3,38 1,92

Toplam: 120 78 29 70,75 59 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe bbCD EaCBEdB e DACEDdaBEDbcACDdaDCcaaDEC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal BdAAE bDADEABDCCDAdB

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik EDBDDCBDEBADeaAEAB DeCECCDCadcB b       

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC

TYT Fen ACBdCaDEBcdADABADeAC

Cevap Anahtarı B ACBECBDEBDCADABADDAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Sözcükte Anlam (Genel) 4 2 2 50

Cümlede Anlam (Genel) 3 2 0 67

Sözcük Türleri 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri 2 1 1 50

Yazım Kuralları 2 0 0 0

Paragraf (Genel) 17 11 6 65

Cümle Türleri 1 1 0 100

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 3 3 50

TYT Sosyal 20 16 3 80

Tarih 5 4 1 80

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 1 0 100

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 1 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 1 0 100

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 1 60

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 0 1 0

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 1 0 100

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 1 0 100

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 1 0 100

Felsefi Okuma ve Yazma 1 1 0 100

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 1 0 100

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 24 7 60

Matematik 30 23 6 77

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 3 0 100

Tek - Çift Sayılar 1 1 0 100

Sayılar 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 1 0 100

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 1 0 100

Basit Eşitsizlik 1 1 0 100

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 1 1 0 100

Bölme - Bölünebilme 1 1 0 100

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 1 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 1 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 1 0 100

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 1 0 100

Hareket(Hız) Problemleri 1 1 0 100

Olasılık 1 1 0 100

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 1 0 100

Kesir Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Denklem Kurma Problemleri 2 1 1 50

Sayı Problemleri 2 1 1 50

Oran - Orantı 1 1 0 100

Yüzde Problemleri 2 2 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

Geometri 10 1 1 10

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 1 0 100

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 1 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0

TYT Fen 20 15 5 75

Fizik 7 5 2 71

Isı Sıcaklık Genleşme 1 1 0 100

Madde ve Özkütle 1 1 0 100

Kılcallık ve Yüzey Gerilimi - Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri 1 1 0 100

Küresel Aynalar 1 0 1 0

Dalgalar 1 1 0 100

Enerji Dönüşümleri 1 0 1 0

Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Suyun Varlıklar İçin Önemi, Su Tasarrufu ve Kaynakları, Suyun Sertliği ve Yumuşaklığı 1 1 0 100

Periyodik Sistemdeki Yerleşim ve Periyodik Özellikler 1 1 0 100

İyonik, Kovalent ve Metalik Bağın Yapısı ve Adlandırılması 1 0 1 0

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanı 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Türleri (Yanma, Sentez, Analiz, Asit - Baz, Çözünme ve Çökelme Tepkimeleri) 1 1 0 100

Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Hücre 1 1 0 100

Canlıların Yapısını Oluşturan Organik ve İnorganik Bileşikler 1 1 0 100

Kalıtımın Genel Esasları 1 1 0 100

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0

Hücre Bölünmeleri 1 1 0 100

Canlıların Sınıflandırılmasında Kullanılan Kategoriler ve Bu Kategoriler Arasındaki Hiyerarşi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 1328024 - TYT 40 SEANS 4. Deneme

AFYONKARAHİSAR / DAZKIRI / DAZKIRI AHMETZÜBEYDE TURBA ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜHRE ÖZSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,446 189,040 2 2 2 2 247

Puanı Hesaplanan: 15 15 46 1012

Katılımlar: 15 15 15 47 1148

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 15,02 15,02 10,77

Tarih 5 2 2 1,50 30 1,95 1,95 1,25

Coğrafya 5 3 0 3,00 60 1,68 1,68 1,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,30 2,30 1,69

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,30 2,08

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,23 8,23 6,22

Matematik 30 2 5 0,75 3 3,86 3,86 5,76

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,09 0,35

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 3,95 3,95 6,11

Toplam: 120 45 15 41,25 34 28,28 28,28 23,48

TYT Türkçe AdCDBEDCBEB D CDACE ACdEDEBbeaBEDbAEEDEC

Cevap Anahtarı B AECDBEDCBEBBDACDACEDACBEDEBACDBEDCAEEDEC

TYT Sosyal e dAE CD DEA aCCDAeB

Cevap Anahtarı B BCAAEECDADEABDCCDACB

TYT Matematik c BD ea    a     a                      

Cevap Anahtarı B EDBDDCBDEBADBBAEABADACECCDCDBBBDDDDBCEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ FEL DİN MAT GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 6 78

Türkçe 40 31 6 78

Sözcükte Anlam (Genel) 4 3 1 75

Cümlede Anlam (Genel) 3 3 0 100

Sözcük Türleri 2 2 0 100

Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100

Fiilimsiler 1 1 0 100

Ses Bilgisi 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri 2 0 0 0

Yazım Kuralları 2 2 0 100

Paragraf (Genel) 17 12 5 71

Cümle Türleri 1 0 0 0

Parçaya Bağlı Çoklu Soru 6 6 0 100

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih 5 2 2 40

Sakarya Savaşı'ndan Lozan'a Batı Cephesi 1 0 1 0

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun - İ Esasi'nin İçerikleri 1 0 0 0

Türklerin İslamiyeti Kabulü 1 0 1 0

İlk Türk Devletleri 1 1 0 100

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya 5 3 0 60

Yeryüzündeki Topraklar 1 0 0 0

Dünya'nın Şekli ve Sonuçları 1 1 0 100

Doğa - İnsan Etkileşimi, Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri, Coğrafyanın İlkeler ve Tarihsel Gelişimi 1 1 0 100

Ulaşım Sistemler (Deniz Yolu, Boğazlar ve Kanallar) 1 0 0 0

Yerleşme Dokuları ve Tipleri (Kırsal ve Şehirsel Yerleşmeler) 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

Ahlak Felsefesinin Temel Soruları 1 1 0 100

Sanat Eeserinin Özellikleri Nelerdir? 1 1 0 100

Doğru Bilgi Mümkün Müdür? 1 0 0 0

Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 1 0

Din ve Din Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam Ahlakında Yerilen Bazı Davranışlar 1 1 0 100

Kültür ve Medeniyet Kavramlarının Anlamı ve Kapsamı 1 1 0 100

Hucrât 49/13. 1 1 0 100

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri 1 0 1 0

İslam ve İbadet 1 1 0 100

TYT Matematik 40 2 5 5

Matematik 30 2 5 7

Sayı Kümeleri ve Basamak Kavramı 3 0 2 0

Tek - Çift Sayılar 1 0 0 0

Sayılar 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Pozitif Bölen Sayısı 1 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 1 0 1 0

Basit Eşitsizlik 1 0 0 0

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 1 0 0 0

Bölme - Bölünebilme 1 0 1 0

Fonksiyon Çeşitleri ve Fonksiyonlarda Dört İşlem 1 0 0 0

Köklü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Üslü İfadelerin Özellikleri 1 0 0 0

Mutlak Değer ve Özellikleri 1 0 0 0

Hareket(Hız) Problemleri 1 0 0 0

Olasılık 1 0 1 0

Polinomun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0

Kümenin Özellikleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Denklem Kurma Problemleri 2 0 0 0

Sayı Problemleri 2 0 0 0

Oran - Orantı 1 0 0 0

Yüzde Problemleri 2 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Geometri 10 0 0 0

Üçgende Açı Kenar Kenar Bağıntıları 1 0 0 0

Üçgende Açılar 1 0 0 0

Üçgende Alan 2 0 0 0

Çokgenler 1 0 0 0

Özel Üçgenler 2 0 0 0

Eş Kenar Dörtgen 1 0 0 0

Dik Prizmalar 1 0 0 0

Paralelkenar 1 0 0 0
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